4/10/24, 13:19 Webmail

RE: RV: Notificacion

Juan Pedro Brolese <jpbrolese@prestomedia.es> 26/5/2023 - 12:06

Para: administracion@inneditole.com

Cc: Laura Benedectti, Ana Muriel Pinto (1 mas)

Hola Arantza,
Perdén, se me pasd también incluir la forma de pago de la otra factura, a pesar de la recomendacion de Laura.
Se pagard segun los siguientes importes y plazos:

e 1.923,53 el 31 de mayo

e 1.923,53 el 20 de junio

e 1.923,54 el 20 de julio

Quedo a tu disposicidn para aclarar lo que creas oportuno.

Un saludo,

Juan Pedro Brolese Bertrand
jpbrolese@prestomedia.es
+34653577420

eeprestomedia

De: Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues <administracion@innedito16.com>

Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2023 12:00

Para: Juan Pedro Brolese <jpbrolese@prestomedia.es>

CC: Laura Benedectti <laurab@prestomedia.es>; Ana Muriel Pinto <ana.muriel@innedito16.com>; Innedito 16
<inneditol6@gmail.com>

Asunto: Re: RV: Notificacion

Buenos dias Juan Pedro, muchas gracias por contactarnos. Perfecto, anotamos que el segundo pago de la
factura n2 021 por valor de 1.119,25€ lo tramitaréis el 20 de junio o antes en caso de que os sea posible

Por otro lado, épodriais indicarnos fecha prevista del pago de la otra factura que tenéis pendiente, n2087 por
valor de 5.770,60€, adjunta a este email?

Gracias de antemano,
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Arantza

Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues

+34 640 96 95 43 (Marta)

+34 623 31 99 64 (Arantza)

En 26 de mayo de 2023, 11:28:19 +02:00, Juan Pedro Brolese <jpbrolese@prestomedia.es> escribio:

Buenos dias Arantza,

Soy Juan Pedro Brolese, compafiero de Laura.

Siento no haberme puesto en contacto con anterioridad y también siento los trastornos que les estamos
ocasionando.

Es nuestra intencion cancelar la deuda a la mayor brevedad posible, pero nos han surgido imprevistos que nos
impiden acometer la totalidad del pago en estos momentos.

Esta mafiana hemos hecho una transferencia por 1.119,25 euros (Laura te esta enviando el comprobante ahora
mismo).

El resto que queda pendiente (igual importe) lo cancelaremos el 20 de junio. Asimismo, quiero informarte que
nuestra intencién es cancelarlo antes, en caso de que esté a nuestro alcance.

Siento mucho esta situacion. Quedo a tu disposicidn para despejar cualquier duda que pueda surgirte.

Un saludo,

Juan Pedro Brolese Bertrand

jpbrolese@prestomedia.es

+34653577420
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De: Laura Benedectti <laurab@prestomedia.es>
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2023 9:47
Para: Juan Pedro Brolese <jpbrolese@prestomedia.es>

Asunto: RV: Notificacion

De: Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues <administracion@innedito16.com>
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2023 10:36

Para: Laura Benedectti <Jaurab@prestomedia.es>

CC: Ana Muriel Pinto <ana.muriel@inneditol6.com>; Innedito 16 <inneditol6@gmail.com>
Asunto: RE: Notificacién

Buenos dias Laura, qué tal? Esperamos que hayas podido disfrutar de este finde largo jejeje

Disculpa nuestra insistencia, pero salvo error, a dia de hoy no hemos recibido los pagos de las facturas adjuntas.
¢Nos ayudarias reclamdandolo de nuevo al dpto correspondiente, por favor?

Mil gracias de antemano,

Arantza
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Administracién Innédito 16 y Gran Via Venues

+34 640 96 95 43 (Marta)

+34 623 31 99 64 (Arantza)

En 8 de mayo de 2023, 10:54:33 +02:00, Laura Benedectti <laurab@prestomedia.es> escribio:

Buen dia Arantza,

Sill Perdonal!l, ya hice el reclamo me dicen que estan en ello.

Te envio comprobante de pago en cuanto lo tenga.

Disculpas!!

Saludos

Laura.

De: Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues <administracion@inneditol6.com>

Enviado el: jueves, 4 de mayo de 2023 12:40

Para: Laura Benedectti <Jaurab@prestomedia.es>

CC: Ana Muriel Pinto <ana.muriel@inneditol6.com>; Innedito 16 <inneditol6@gmail.com>

Asunto: Re: Notificacion

Buenos dias Laura, qué tal todo? Esperamos que genial
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Te escribimos porque, salvo error, no hemos recibido los pagos de estas facturas que en teoria se iban a pagar
mediante transferencia bancaria el pasado dia 25/04. ¢Serias tan amable de solicitar que las procesen, porfiii?

Mil gracias de antemano por tu ayuda,

Arantza

Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues

+34 640 96 95 43 (Marta)

+34 623 31 99 64 (Arantza)

En 15 de marzo de 2023, 10:22:36 +01:00, Administracion Innedito 16 <administracion@inneditol6.com>
escribio:

Buenos dias Laura,

Tenemos dos facturas pendientes, te las adjunto a este email. No te preocupes que no hay ningin problema.
Podéis hacer las transferencias el proximo dia 25/04.

Muchas gracias por el aviso y que tengas feliz dia,

Arantza

Administracion Innédito 16 y Gran Via Venues

+34 640 96 95 43 (Marta)
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+34 623 31 99 64 (Arantza)

En 15 de marzo de 2023, 09:45:08 +01:00, Laura Benedectti <laurab@prestomedia.es> escribio:

Estimada Arantza,

Desde el departamento de administracién me informan que como consecuencia del retraso de un cobro
gue la empresa deberia haber recibido la semana pasada, nos vemos obligados a comunicar que para el
pago de la factura pendiente con vuestra empresa les ofrece las siguientes alternativas:

- al dia de hoy emitir un pagare por el importe, con vencimiento el dia 25/04

- transferencia bancaria el mismo dia 25/04

Sin poder resolverlo de otra manera, lamentamos muchisimo los inconvenientes ocasionados.

Un cordial saludo.

Laura.
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